Zimbra licitacao@detro.rj.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO PE 001/2025

De : Licitacao <licitacao@detro.rj.gov.br> seg., 28 de jul. de 2025 11:50
Assunto : Re: ESCLARECIMENTO PE 001/2025 #? 2 anexos

Para : Daiany Gardini
<daiany.gardini@megavalecard.com.br>

Bom dia prezados,

Conforme informagdes do Edital em anexo:

*CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL (por Menor Taxa
Administrativa Percentual)

MODO DE DISPUTA: Aberto

*Sim. A taxa podera ser positiva, ula ou negativa.

*A ultima empresa que prestou servico foi a Greencard.

Atenciosamente,

Comissao de Licitacao

_DEVRO

Departamento de Transportes Rodoviarios do R]

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493, 3° e 4° andar
Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

CEP 20.031-000

55 21 3883-4123

De: "Daiany Gardini" <daiany.gardini@megavalecard.com.br>
Para: licitacao@detro.rj.gov.br

Enviadas: Quinta-feira, 24 de julho de 2025 14:28:58
Assunto: ESCLARECIMENTO PE 001/2025

Prezados,
Por gentileza, solicito esclarecimento abaixo:
Serao aceitas taxas negativas?

E permitido arranjo aberto/cartdo bandeirado?
Qual o atual fornecedor?



Atenciosamente,
: P\ megayale

Ddiany Gardini
Licitacdo ® (11) 93277-0546
¥ © (11) 3504-0770

& daiany.gardini@megavalecard.com.br

[] @megavalecard
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